Licitacao Coronel Vivida

== "=
De: Thaene Capucci <licitacao2@consisus.com.br>
Enviado em: terca-feira, 24 de novembro de 2020 10:10
Para: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Esclarecimentos Edital 99/2020 Automével - Pregdo Eletrénico PM DE

CORONEL VIVIDA- PR

Bom dia prezados,

Somos representantes da Mapfre Seguros uma das maiores e melhores seguradoras do pais, estamos montando
nossa proposta para participacao do pregdo, para prosseguir necessario que nos esclarega:

1-) PAGAMENTO - o 6rgdo ndo especifica 0 nimero de parcelas nem a previsdo do primeiro pagamento. Informam
no edital somente: “22.4. O pagamento sera feito mediante crédito em conta corrente em nome da Contratada.”

e 0O pagamento sera feita em uma Unica parcela?

Lembrando que o parcelamento pode ser feito se o drgdo desejar em até 10 parcelas sem juros, sendo a 1° parcela
em até 30 dias no maximo.

2-) COBERTURA RCF - Os itens de 41 & 45 s3o RCF e estdo discriminado na planilha dos veiculos como “RCF KM

MINIMA”, porém consta a seguinte informagdo no edital “7.13. Assisténcia 24 horas (GUINCHO ILIMITADO) PARA
TODOS OS ITENS.”

o Para os itens que trata-se de seguro RCF, iremos considerar RCF KM MINIMA, pois ndo
temos aceitagdo para assisténcia ilimitada, sendo para veiculos de passeio 600 KM e
Veiculos pesados 1.000 KM.

Aguardamos retorno para seguir com nossa participagdo.

Atenciosamente,
Thaene Cristie Capucci
Negdcios Publicos

" & Fone: 48 3371.1852

COﬂSiSUS consisusseguros.com.br

CorsaTORA DI NIGREDS



Licitacao Coronel Vivida

De: Licitacao Coronel Vivida <licitacao@coronelvivida.pr.gov.br>

Enviado em: terca-feira, 24 de novembro de 2020 16:04

Para: ‘licitacao2 @consisus.com.br'

Assunto: ENC: Esclarecimentos Edital 99/2020 Automével - Pregdo Eletronico PM DE

CORONEL VIVIDA- PR

De: Ademir [mailto:ademir@coronelvivida.pr.gov.br]

Enviada em: terga-feira, 24 de novembro de 2020 14:48

Para: 'Licitacao Coronel Vivida'

Assunto: RES: Esclarecimentos Edital 99/2020 Automdvel - Pregdo Eletrénico PM DE CORONEL VIVIDA- PR

BOA TARDE

EM RELACAO AO PAGAMENTO INFORMAMOS QUE O MESMO SERA FEITO EM PARCELA UNICA. EM RELAGAO AOS
DEMAIS IENS DEVE SER SEGUIDO O CONSTANTE DO EDITAL.

ADEMIR ANTONIO AZILIERO
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAGAO

De: Licitacao Coronel Vivida [mailto:licitacao@coronelvivida.pr.gov.br]

Enviada em: terca-feira, 24 de novembro de 2020 10:28

Para: ademir@coronelvivida.pr.gov.br; 'Dinara’; giovanna@coronelvivida.pr.gov.br

Assunto: ENC: Esclarecimentos Edital 99/2020 Automdvel - Pregdo Eletrénico PM DE CORONEL VIVIDA- PR

De: Thaene Capucci [mailto:licitacao2 @consisus.com.br]

Enviada em: terga-feira, 24 de novembro de 2020 10:10

Para: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br

Assunto: Esclarecimentos Edital 99/2020 Automével - Pregdo Eletronico PM DE CORONEL VIVIDA- PR

Bom dia prezados,

Somos representantes da Mapfre Seguros uma das maiores e melhores seguradoras do pais, estamos montando
nossa proposta para participacdo do pregdo, para prosseguir necessario que nos esclarega:

1-) PAGAMENTO - o 6rgdo ndo especifica o nimero de parcelas nem a previsdo do primeiro pagamento. Informam
no edital somente: “22.4. O pagamento seré feito mediante crédito em conta corrente em nome da Contratada.”

¢ O pagamento sera feita em uma Gnica parcela?
Lembrando que o parcelamento pode ser feito se o érgdo desejar em até 10 parcelas sem juros, sendo a 1° parcela
em até 30 dias no maximo.

2-) COBERTURA RCF - Os itens de 41 a 45 sdo RCF e estdo discriminado na planilha dos veiculos como “RCF KM
MINIMA”, porém consta a seguinte informag8o no edital “7.13. Assisténcia 24 horas (GUINCHO ILIMITADO) PARA
TODOS OS ITENS.”



Para os itens que trata-se de seguro RCF, iremos considerar RCF KM MINIMA, pois nao

temos aceitacao para assisténcia ilimitada, sendo para veiculos de passeio 600 KM e
Veiculos pesados 1.000 KM.

Aguardamos retorno para seguir com nossa participagdo.

Atenciosamente,
Thaene Cristie Capucci
Negocios Publicos

“ ) Fone: 48 3371.1852

con SiSUS consisusseguros.com.br

CORRITOPA DI SEGUYROS



